
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS TATVAN KARŞIYAKA ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

KATILIMLAR

1 128 HİLAL KAPLAN 8A 19 0 19,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 0 9,00 8 3 7,00 17 2 16,33 70 7 67,67

2 153 RONİ ÖĞ* 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 2 9,33 18 2 17,33 71 11 67,34

3 161 ŞEVİN UĞUŞ 8C 14 2 13,33 8 1 7,67 8 0 8,00 10 0 10,00 8 1 7,67 19 1 18,67 67 5 65,34

4 102 EKİN SU AKILÇAĞI 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 3 4 1,67 18 2 17,33 66 11 62,33

5 142 MUHAMMED UĞUR ÖZYURT8A 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 18 2 17,33 65 13 60,66

6 203 MUHAMMED HAMZA AKAR8A 16 3 15,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 3 2 2,33 18 2 17,33 61 12 56,99

7 70 BELÇİM KİSE  15 3 14,00 7 3 6,00 8 1 7,67 10 0 10,00 4 3 3,00 17 1 16,67 61 11 57,34

8 79 AERRA MİNA AKSOY 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 15 4 13,67 61 17 55,34

9 140 MİRAÇ MAMUK 8B 18 0 18,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 0 3,00 4 1 3,67 14 5 12,33 56 9 53,00

10 74 MELEK UÇAR 8C 16 2 15,33 6 2 5,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 13 2 12,33 59 12 54,99

11 84 BEYZANUR KAPLAN 8B 17 3 16,00 8 1 7,67 10 0 10,00 6 2 5,33 7 0 7,00 10 7 7,67 58 13 53,67

12 86 MİNA POLAT 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 8 3 7,00 13 6 11,00 57 22 49,67

13 134 MEHDİ AVCI 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 6 3 5,00 3 2 2,33 3 4 1,67 14 5 12,33 50 19 43,66

14 174 ZEYNEP VURAL 8A 12 4 10,67 9 0 9,00 9 0 9,00 5 2 4,33 4 8 1,33 15 5 13,33 54 19 47,66

15 155 SİDAR COŞKUN  13 4 11,67 9 1 8,67 7 2 6,33 6 1 5,67 1 3 0,00 13 6 11,00 49 17 43,34

16 28 ARDA YANARDAĞ 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 3 3 2,00 3 4 1,67 9 10 5,67 43 29 33,34

17 100 ESAT AKTAŞ 8B 11 5 9,33 3 4 1,67 2 5 0,33 4 0 4,00 1 1 0,67 14 4 12,67 35 19 28,67

18 83 BEYZANUR BARAN 8B 12 8 9,33 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 1 7 -1,33 10 10 6,67 45 33 34,01

19 0 ŞEVİN ARSLAN 8C 16 3 15,00 8 1 7,67 5 2 4,33 6 2 5,33 35 8 32,33

20 121 HAVİN ALKAŞ 8B 12 7 9,67 5 1 4,67 1 3 0,00 0 1 -0,33 12 5 10,33 30 17 24,34

21 109 EYÜP KAPLAN 8B 10 4 8,67 1 2 0,33 8 1 7,67 0 2 -0,67 11 4 9,67 30 13 25,67

22 103 EMRE AVCI 8C 8 9 5,00 7 1 6,67 6 1 5,67 5 3 4,00 4 5 2,33 10 9 7,00 40 28 30,67

23 159 ŞEVİN ARSLAN 8C 5 2 4,33 16 4 14,67 21 6 19,00

24 156 SUDE SERİN YÜCE 8B 10 5 8,33 3 4 1,67 7 2 6,33 6 0 6,00 3 3 2,00 5 9 2,00 34 23 26,33

25 205 SEDA NUR YEŞİL 8A 10 8 7,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 5 1 4,67 4 9 1,00 11 8 8,33 34 40 20,67

26 143 NAZENİN EMİNOĞLU 8C 11 6 9,00 4 1 3,67 5 4 3,67 3 3 2,00 3 5 1,33 7 10 3,67 33 29 23,34

27 158 ŞAHADET  BEYSÜLEN 8B 7 5 5,33 5 2 4,33 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,33 7 5 5,33 28 14 23,32

28 160 ŞEVİN AYSAL 8C 9 3 8,00 5 4 3,67 6 1 5,67 5 5 3,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 29 25 20,67

29 59 ASMİN AKGÜL 8B 10 8 7,33 4 4 2,67 4 3 3,00 0 6 -2,00 1 2 0,33 4 8 1,33 23 31 12,66

30 24 AHMET ARİF KAPLAN  8 7 5,67 3 5 1,33 5 3 4,00 0 3 -1,00 6 10 2,67 22 28 12,67



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS TATVAN KARŞIYAKA ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

SINIF:  

KATILIMLAR

1 70 BELÇİM KİSE  15 3 14,00 7 3 6,00 8 1 7,67 10 0 10,00 4 3 3,00 17 1 16,67 61 11 57,34

2 155 SİDAR COŞKUN  13 4 11,67 9 1 8,67 7 2 6,33 6 1 5,67 1 3 0,00 13 6 11,00 49 17 43,34

3 24 AHMET ARİF KAPLAN  8 7 5,67 3 5 1,33 5 3 4,00 0 3 -1,00 6 10 2,67 22 28 12,67



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS TATVAN KARŞIYAKA ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 128 HİLAL KAPLAN 8A 19 0 19,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 0 9,00 8 3 7,00 17 2 16,33 70 7 67,67

2 153 RONİ ÖĞ* 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 2 9,33 18 2 17,33 71 11 67,34

3 102 EKİN SU AKILÇAĞI 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 3 4 1,67 18 2 17,33 66 11 62,33

4 142 MUHAMMED UĞUR ÖZYURT8A 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 18 2 17,33 65 13 60,66

5 203 MUHAMMED HAMZA AKAR8A 16 3 15,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 1 8,67 3 2 2,33 18 2 17,33 61 12 56,99

6 79 AERRA MİNA AKSOY 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 15 4 13,67 61 17 55,34

7 134 MEHDİ AVCI 8A 16 3 15,00 8 2 7,33 6 3 5,00 3 2 2,33 3 4 1,67 14 5 12,33 50 19 43,66

8 174 ZEYNEP VURAL 8A 12 4 10,67 9 0 9,00 9 0 9,00 5 2 4,33 4 8 1,33 15 5 13,33 54 19 47,66

9 28 ARDA YANARDAĞ 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 3 3 2,00 3 4 1,67 9 10 5,67 43 29 33,34

10 205 SEDA NUR YEŞİL 8A 10 8 7,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 5 1 4,67 4 9 1,00 11 8 8,33 34 40 20,67



8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS TATVAN KARŞIYAKA ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 140 MİRAÇ MAMUK 8B 18 0 18,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 0 3,00 4 1 3,67 14 5 12,33 56 9 53,00

2 84 BEYZANUR KAPLAN 8B 17 3 16,00 8 1 7,67 10 0 10,00 6 2 5,33 7 0 7,00 10 7 7,67 58 13 53,67

3 86 MİNA POLAT 8B 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 1 7,67 8 3 7,00 13 6 11,00 57 22 49,67

4 100 ESAT AKTAŞ 8B 11 5 9,33 3 4 1,67 2 5 0,33 4 0 4,00 1 1 0,67 14 4 12,67 35 19 28,67

5 83 BEYZANUR BARAN 8B 12 8 9,33 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 1 7 -1,33 10 10 6,67 45 33 34,01

6 121 HAVİN ALKAŞ 8B 12 7 9,67 5 1 4,67 1 3 0,00 0 1 -0,33 12 5 10,33 30 17 24,34

7 109 EYÜP KAPLAN 8B 10 4 8,67 1 2 0,33 8 1 7,67 0 2 -0,67 11 4 9,67 30 13 25,67

8 156 SUDE SERİN YÜCE 8B 10 5 8,33 3 4 1,67 7 2 6,33 6 0 6,00 3 3 2,00 5 9 2,00 34 23 26,33

9 158 ŞAHADET  BEYSÜLEN 8B 7 5 5,33 5 2 4,33 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,33 7 5 5,33 28 14 23,32

10 59 ASMİN AKGÜL 8B 10 8 7,33 4 4 2,67 4 3 3,00 0 6 -2,00 1 2 0,33 4 8 1,33 23 31 12,66



8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİTLİS TATVAN KARŞIYAKA ORTAOKULU 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 161 ŞEVİN UĞUŞ 8C 14 2 13,33 8 1 7,67 8 0 8,00 10 0 10,00 8 1 7,67 19 1 18,67 67 5 65,34

2 74 MELEK UÇAR 8C 16 2 15,33 6 2 5,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 13 2 12,33 59 12 54,99

3 0 ŞEVİN ARSLAN 8C 16 3 15,00 8 1 7,67 5 2 4,33 6 2 5,33 35 8 32,33

4 103 EMRE AVCI 8C 8 9 5,00 7 1 6,67 6 1 5,67 5 3 4,00 4 5 2,33 10 9 7,00 40 28 30,67

5 159 ŞEVİN ARSLAN 8C 5 2 4,33 16 4 14,67 21 6 19,00

6 143 NAZENİN EMİNOĞLU 8C 11 6 9,00 4 1 3,67 5 4 3,67 3 3 2,00 3 5 1,33 7 10 3,67 33 29 23,34

7 160 ŞEVİN AYSAL 8C 9 3 8,00 5 4 3,67 6 1 5,67 5 5 3,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 29 25 20,67
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